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Zimbra segundacpl@viana.es.gov.br

Fwd: Esclarecimentos - Concorréncia 003/2022

De : Segunda Cpl <segundacpl@viana.es.gov.br> ter, 22 de nov de 2022 10:05
Assunto : Fwd: Esclarecimentos - Concorréncia 003/2022 #21 anexo
Para : tremont servicos <tremont.servicos@outlook.com>

Bom dia! Encaminho a resposta ao pedido de esclarecimento.
At,

Daniela Moschen Ribeiro
Gerente de Licitagbes

De: "subsecobras" <subsecobras@yviana.es.gov.br>
Para: "segundacpl" <segundacpl@viana.es.gov.br>
Enviadas: Terga-feira, 22 de novembro de 2022 10:00:45
Assunto: Re: Esclarecimentos - Concorréncia 003/2022

Prezados,
Bom dia!!

Devera ser apresentado junto a CAT uma declaracao de aceite de indicacao assinado pelo
profissional, informando compromisso de vinculagao contratual futura caso a o licitante se
sagre vencedora da licitagao.

Atenciosamente,

Glenda Bittar Binow
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Subsecretdria de Obras

Secretaria de Infraestrutura e Edificacdes - SEINFE
Tel: (27) 2124-6791
subsecobras@viana.es.gov.br

De: "segundacpl" <segundacpl@yviana.es.gov.br>

Para: "obras" <obras@viana.es.gov.br>, "subsecobras" <subsecobras@yviana.es.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 21 de novembro de 2022 17:12:48

Assunto: Fwd: Esclarecimentos - Concorréncia 003/2022

Encaminhamos um pedido de esclarecimento.
At,

Daniela
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De: "TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS" <tremont.servicos@outlook.com>
Para: segundacpl@viana.es.gov.br, "segundacpl vianaes"
<segundacpl.vianaes@gmail.com>

Enviadas: Segunda-feira, 21 de novembro de 2022 16:41:55

Assunto: Esclarecimentos - Concorréncia 003/2022

Prezados(as), boa tarde,
Através deste, TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, pessoa juridica de direito privado,
inscrita sob o CNPJ N2 32.957.089/0001-75, vem respeitosamente solicitar esclarecimento quanto

a Concorréncia N2 003/2022.

O item 6.4.3.3 diz respeito a apresentacao de CAT do responsdavel técnico. De acordo com a sua
redacdo, o vinculo empregaticio devera ser comprovado quando da assinatura do contrato.

Dessa forma, a redacdo trata de hipdtese de contratacdo futura? Isto é, com termo de
compromisso do profissional detentor da CAT o item estaria suprido?

Desde ja, agradecemos a atencao.
Obrigado.
Atenciosamente,

TREMONT CONSTRUGOES E SERVICOS LTDA
CNPJ N2 32.957.089/0001-75
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